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SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
§ 19 - KRYSSING AV STORELVA MED VANNLEDNING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune/Aquapartner AS gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 
19 for å etablere en vannledning over Storelva. Dispensasjonen gjelder for 
arealformålet Naturformål i kommunedelplan for Berlevåg industripark. 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

1. Endelig tillatelse til tiltak gis av Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter Forskrift om 

fysiske tiltak i vassdrag etter Laks og innlandsfiskeloven. Anleggsarbeidet skal gjennomføres 

etter de vilkår som en eventuell tillatelse gis. 

2. Tiltaket skal ivareta de hensyn til vannressursloven som NVE viser til i sitt høringssvar. 

3. Tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Forvaltningsmyndighet er Berlevåg 

kommune. 

 
Vedlegg:  
Søknad fra Aquapartner samt høringsuttalelser 
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
I brev dat. 22.02.21 søker Aquapartner AS/Berlevåg kommune om dispensasjon fra kommunedelplan 

for Berlevåg industripark for å legge ny hovedvannledning til hurtigrutekaia. Dispensasjonssøknaden 

gjelder kryssing av Storelva. Arealet hvor kryssing er aktuelt, er avsatt til naturområde i 

kommunedelplanen. 

Aquapartner har i sin søknad beskrevet alternative kryssingsmetoder, og vurdert disse som lite 

hensiktsmessige. 

Vannledningen skal legges under elvebunnen. Vannledningen vil derfor i seg selv ikke være i strid 

med arealformålet, men i anleggsperioden kan de verdiene som man ønsker å beskytte med 

arealformålet være truet. En eventuell dispensasjon vil gjelde anleggsperioden, og være midlertidig. 

Foruten en vurdering om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19 skal tiltaket vurderes opp 

mot vassressursloven § 8, og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag etter laks- og innlandsfiskeloven. 

Disse omtales senere i utredningen. 

 

Merknader: 
 
Foreslått trasé for kryssingen av Storelva vises nedenfor: 

 

Arealformålet «Naturområde» omfatter Storelva oppstrøms Storelva bru med tilhørende delta- og 

flomområder. Det er ikke knyttet egne bestemmelser til formålet i kommunedelplanen. Det er ikke 

hjemmel for å sette i gang tiltak i naturområdet.  

Når kommunen skal vurdere om det kan gis dispensasjon etter pbl § 19, skal følgende vilkår være 

vurdert: 

1. Vil hensynene bak den bestemmelsen (arealformålet) det dispenseres fra, bli vesentlig 

tilsidesatt? 

2. Hvis svaret på pkt 1 er «nei»: Foreligger det en klar overvekt av hensyn som taler for en 

dispensasjon? 
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En dispensasjon etter pbl § 19 gir ikke rett til å gjennomføre tiltaket. Det er Statsforvalteren som ev. 

gir tillatelse til tiltak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Aquapartner har sendt søknad til 

Statsforvalteren. Denne blir ikke behandlet før det ev. er gitt dispensasajon. 

Parter, samt regionale myndigheter og statlige sektormyndigheter som blir berørt av tiltaket, skal 

høres. Rådmannen sendte derfor dispensasjonssøknaden til høring til Mattilsynet, Kystverket, 

Berlevåg jeger- og fiskeforening, Sametinget, Fiskeridirektoratet, NVE, Troms og Finnmark 

fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Høringsuttalelsene og søknaden ligger vedlagt. Høringsuttalelsene oppsummeres nedenfor slik: 

Kystverket: Ingen merknader, men minner om at tiltaket er søknadspliktig etter havne- og 

farvannsloven, da området er farbart med båt. Berlevåg kommune forvalter loven i Berlevåg havn. 

Fiskeridirektoratet: Ikke i strid med naturmangfoldloven, men anbefaler at tiltaket gjennomføres når 

det marine livet i strandsonen ligger mest i ro. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark: gjør oppmerksom på at tillatelse etter forskrift om fysiske 

tiltak i vassdrag må foreligge. Søknaden må sendes Statsforvalteren. For øvrig ingen merknader. 

Troms og Finnmark fylkeskommune: Søknaden er vurdert etter vannforskriften, og er ikke i strid 

med regional vannforvaltningsplan dersom avbøtende tiltak gjennomføres og arbeidet utføres som 

planlagt. Fylkeskommunens rolle som vegeier uttaler at tiltak langs fylkesvegnettet må søkes om. 

Fylkesvegnettet berører ikke denne saken. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): NVE har vurdert tiltaket opp mot vannressursloven § 

8. Følgende momenter må ivaretas av tiltakshaver: 

• Ved graving i elvebunnen er det viktig at ledningene blir lagt dypt nok ned for å unngå 

erosjonsskader både oppstrøms og nedstrøms tiltaket, og at stedegne masser blir tilbakeført.  

• Det er viktig at tiltaket ikke påvirker kapasiteten til elva. Etter endt arbeid skal elvebunnen 

være tilnærmet lik, og elvas bredde lik som før inngrepet, for å unngå å skape nye 

turbulenser og erosjon. Elvekant skal og tilbakeføres til opprinnelig stand. 

• Dersom tiltaket berører eksisterende plastring, må det tas hensyn til dette.  

• NVE anbefaler innmåling av kryssingspunkt før og etter arbeid.  

 

Berlevåg jeger- og fiskeforening: Forslaget er helt uakseptabelt for BJFF da det kan gi svært negative 

følger for anadrom laksefisk i vassdraget, forstyrre oppgangen og ramme sjørøya som en fredet og 

sårbar bestand. BJFF har foreslått alternative plasseringer nedstrøms Storelva bru. Da dette ikke er 

vurdert som aktuelt fra tiltakshaver, har BJFF foreslått en alternativ kryssing som bedre ivaretar 

fiskebestanden og samtidig gjør det mindre sannsynlig at det må sprenges i fjell (illustrasjonen 

nedenfor). 
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Generell vurdering: 

Spørsmålet om trasévalg vurderer rådmannen som underordnet i denne saken. Det er 

Statsforvalteren som skal gi tillatelse til tiltak i Storelva. En dispensasjon etter pbl § 19 i seg selv gir 

ikke tillatelse til tiltak. Traséen må ligge der Statsforvalteren vurderer det som minst inngripende ut 

fra forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Det er derfor ikke gitt at verken Aquapartner/kommunens 

forslag eller BJFF sitt forslag tas til følge. 

Vurdering etter plan- og bygningsloven § 19: 

Planmyndigheten, dvs. kommunen, skal vurdere om hensynet bak arealformålet blir vesentlig 

tilsidesatt. Arealformålet er som tidligere nevnt «naturområde», som i seg selv gir vern mot tiltak 

som kan redusere eller ødelegge verdien som et relativt uberørt område. En vannledning eller andre 

tiltak som ligger under elvebunnen er ikke i seg selv negativt for arealformålet. At vannledninger 

krysser elver er vanlig, også i et så verdifullt vassdrag som f.eks. Tanaelva. Men i anleggsperioden, når 

vannledningen skal legges, kan tiltaket ha negative konsekvenser. Det vil avhenge av hvor 

omfattende arbeidene er, og når det gjennomføres. Dersom det derimot blir nødvendig å endre på 

elvebunnen slik at det oppstår endrede strømningsforhold, vil vi snakke om en «varig» endring. 

Rådmannen tar som utgangspunkt i sin vurdering av elvebunnen etter at tiltaket er gjennomført ikke 

er berørt, ev. er tilbakeført til opprinnelig tilstand. Rådmannen mener derfor at hensynet bak 

arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Kommunen skal deretter vurdere om de samlede positive virkningene klart overstiger de negative. 

Vann og avløp er en kritisk viktig del av kommunal infrastruktur, og en ny vannforsyning til 

Revnes/kaiområdet vurderer rådmannen som svært viktig. De negative virkningene vil være små 

dersom tiltaket gjennomføres etter de retningslinjer som Statsforvalteren gir i en eventuell 

godkjennelse. Rådmannen mener derfor at de positive virkningene klart overstiger de negative, og 

anbefaler at det gis dispensasjon på de vilkår som står i innstillingen. 
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Berlevåg kommune 
Rådhusgata 2 
9980 Berlevåg 

postmottak@berlevag.kommune.no 

Grimstad, 22.02.2021 
 

Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplan 
 

Tiltak og bakgrunn 
I forbindelse med planlagt utbygging av industriområde ved hurtigrutekaia i Berlevåg, ønsker Berlevåg 
kommune å legge ny hovedvannledning ut til hurtigrutekaia for å sikre tilstrekkelig vannforsyning og 
tilstrekkelig mengde slokkevann til dette området. Eksisterende ledning er i dag altfor dårlig dimensjonert, 
og vil etter ferdigstillelse av nytt vannbehandlingsanlegg, heller ikke lenger være renset. 

 
På deler av traseen er det også ønskelig å legge ny spillvannsledning. 

 
I utgangspunktet var det ønskelig å krysse Storelva ved å feste ledningene i Storelvbrua. Dette har 
imidlertid vist seg å være vanskelig å få til siden brua er i svært dårlig forfatning, og det er usikkerhet 
knyttet til den ekstra belastningen dette vil føre til på brua. 

 
Aquapartner AS, som er ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker for tiltaket, har derfor omprosjektert 
kryssingen av elva slik at dette nå er planlagt ved å anlegge ledningsgrøft på elvebunnen og senke 
ledningene ned. Se vedlagt tegning for planlagt løsning. 

 
Det må nevnes at det også har vært vurdert en løsning hvor ledningstraséen bores under elvebunnen, men 
dette anses som en lite hensiktsmessig metode i det aktuelle tilfellet, og vil i tillegg medføre store 
ekstrakostnader. Selv om boring ville gjort det unødvendig å grave i selve elveløpet, ville det blitt behov for 
å grave store og dype boregroper på hver side av elva – noe som totalt sett vil kunne være et mer 
inngripende tiltak enn å etablere ledningsgrøft i elva. Ikke minst vil også slike boregroper medføre at 
området blir berørt i en lengre tidsperiode da dette vil være en langt mer tidkrevende prosess. 

 
Etter innspill fra Berlevåg JFF har det også vært undersøkt mulighetene for å legge ledningene på nordsiden 
av Storelvbrua. Dette har imidlertid også blitt vurdert som en lite hensiktsmessig løsning – både fordi 
vannet her er dypere enn sør for brua og grøftegraving derfor vil bli vanskeligere, men også fordi dette vil 
medføre store utfordringer med tilpasningen til eksisterende anlegg i området. 

 
Kommuneplan og arealformål 
28.01.2021 trådte det i kraft ny kommunedelplan for det aktuelle området (planID2019001 – 
kommunedelplan for Berlevåg industripark). I planen er området hvor kryssingen av elva er planlagt, gitt 
arealformål «naturområde». 

 
Dette gjør det nødvendig å søke om dispensasjon fra kommunedelplanens arealformål i forbindelse med 
kryssing av Storelva. 

 
Til kommunedelplanen er det utarbeidet en konsekvensutredning hvor det er pekt på en del forhold som 
har betydning for naturmangfoldet for området. De mest sentrale punktene for den delen av planen det 
her er snakk om, er hensynet til fugl og pattedyr i området, samt det akvatiske livet. Som det fremgår 

 
 
 

Østerskogen 56, 4879 Grimstad Tlf. 47840000 
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under, mener ansvarlig søker at planen som er lagt for gjennomføringen av arbeidene, hensyntar 
forholdene som er pekt på i konsekvensutredningen. 

 
 

Planlagt gjennomføring av anleggsarbeider 
Alt av anleggsarbeider i forbindelse med elvekryssingen vil naturligvis bli gjennomført så skånsomt og 
hensynsfullt som mulig. Arbeidet vil bli utført på en måte som forebygger at omkringliggende masser raser 
ut i elva, og vil bli tilpasset tidspunkter for flo og fjære. 

 
Som utgangspunkt er det ønskelig å foreta arbeidene så snart som mulig for å unngå for mye vann i elva 
etter at vårtiningen setter i gang, og i god tid før laksen begynner å trekke oppover i elva – vanligvis i første 
halvdel av juli iflg konsekvensutredningen. 

 
Utførende entreprenør vil være AS Oscar Sundquist, og de har varslet stor fleksibilitet mtp tidspunkt for 
utførelse av tiltaket. Eventuelle innspill fra offentlige eller private aktører, vil tas høyde for slik at tidspunkt 
for anleggsarbeider best kan tilpasses naturmangfoldet på stedet. Entreprenøren har et annet pågående 
prosjekt like i nærheten av området hvor det her er planlagt å krysse Storelva, og har derfor allerede 
mannskaper og maskiner tilgjengelige i området. Disse kan omplasseres til det aktuelle tiltaket på kort 
varsel, og gjør at entreprenøren raskt vil kunne sette inn de nødvendige ressursene for å få gjennomført 
elvekryssingen så effektivt som mulig. 

 
Utførende entreprenør har erfaring fra tidligere med tilsvarende arbeider i lakseførende elver. Basert på 
denne erfaringen, er det lagt opp en plan for gjennomføringen hvor man først vil demme opp elva like 
overfor stedet hvor grøfta skal etableres. Dette gjøres ved at det bygges en midlertidig voll i elva. Mens 
vollen bygges opp, vil det samtidig sørges for at tilrenningen i elva ivaretas. Så snart vollen er ferdig, vil det 
graves en grøft i elvebunnen. For at dette skal kunne gjøres så effektivt som mulig, vil det bli brukt to 
gravemaskiner samtidig – en fra hver side av elva. Dersom grunnforholdene gjør det nødvendig å sprenge i 
deler av grøfta, vil entreprenøren ha klart alt av utstyr til dette slik at sprengning kan gjennomføres 
fortløpende, og uten forsinkelser og stans i arbeidene. 

 
Alt av PE-rør vil bli sveiset klart på forhånd slik at dette raskt kan legges ned så snart grøfta er ferdig. Grøfta 
vil bli fylt igjen med de samme massene som er gravd bort, og flo og fjære vil deretter sørge for at 
elvebunnen tilpasses slik den var før inngrepet. Tiltaket vil dermed ikke medføre permanente endringer i 
elvebunnen. 

 
Entreprenøren har estimert at alt arbeidet med kryssingen av elva vil gjennomføres på maksimalt én 
arbeidsdag. 

 
Forholdet til PBL § 19-2 
Bakgrunnen for at det planlegges ledninger over Storelva, er som nevnt å sørge for tilstrekkelig 
vannforsyning ut til hurtigrutekaia, og den planlagte industriutbyggingen i området. Dersom 
industriområdet skal kunne bygges ut i en slik grad kommunedelplanen åpner for, vil det være helt 
nødvendig å styrke vannforsyningen til området. 

 
Som nevnt innledningsvis, vil det i løpet av kort tid settes i gang bygging av nytt vannbehandlingsanlegg i 
Berlevåg. Dette vil medføre at den eksisterende vannledningen ut til hurtigrutekaia ikke vil være koblet til 
det nye vannbehandlingsanlegget, og vil derfor heller ikke lenger være renset. Ny vannledning er derfor 
helt nødvendig for å kunne levere tilstrekkelig mengde renset vann til industriområdet ved hurtigrutekaia. 

 
Tilstrekkelig vannforsyning og avløpshåndtering, er klart allmennyttige formål, og svært samfunnskritisk 
infrastruktur. 

 
I det aktuelle tiltaket skal alt av ledningsanlegg ligge under bakkenivå (og under elvebunnen). Ut over selve 
anleggsperioden, vil derfor ikke arealformålet for området bli tilsidesatt. 
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Som nevnt vil det her også bli snakk om en særdeles kort anleggsperiode – estimert til kun én arbeidsdag. 
Arbeidet vil bli gjennomført så skånsomt som mulig med tanke på naturmangfoldet i det aktuelle området, 
og planen som er lagt for utførelsen vil medføre at tiltaket vil ha minimal påvirkning på forholdene som tas 
opp i konsekvensutredningen. 

 
Ifølge utredningen er elveområdet sør for Storelvbrua brukt som «hvile- og oppholdsområde» for sjøfugl, 
og i liten grad som hekkeområde. Dersom det imidlertid skulle komme innspill som sannsynliggjør at det er 
hekketidspunkter som må tas hensyn til her, vil naturligvis også dette tas i betraktning for å finne det beste 
tidspunktet for gjennomføring av arbeidene. 

 
Slik ansvarlig søker ser det, vil ikke formålet det søkes dispensasjon fra, bli vesentlig tilsidesatt ved at det 
her gis dispensasjon. 

 
Sammenholdt med de sterke allmennyttige hensyn som gjør seg gjeldende for utbygging av infrastruktur i 
form av vann- og avløpsanlegg, gjør at det etter ansvarlig søkers mening vil innebære klar overvekt av 
hensyn som taler for en dispensasjon i denne saken. 

 
Skulle det være behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med undertegnede på e-post: 
nca@aquapartner.no eller tlf. 95 94 69 41. 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Nils Chr. Anderson 
Juridisk seniorrådgiver 
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Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 
 
 

 

Telefon: 
E-post: 
Internett: 
 
 

 

07847 
post@kystverket.no 
https://kystverket.no 
 
 
 
  
 

 

Org.Nr.:   
Bankgiro: 
 
 

 

874783242 
7694 05 06766 
 

      

 
  
 
 
 

BERLEVÅG KOMMUNE 
Rådhusgata 2 
9980 BERLEVÅG 

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref 
2021/3406-2 

Arkiv nr 
 

Saksbehandler 
Ruben Alseth 

Dato 
09.03.2021 

 
 
Uttalelse fra Kystverket - Dispensasjon etter PBL § 19 - Etablering av 
vannledning som krysser Storelva - Hovedvannforsyning - Berlevåg 
kommune - Troms og Finnmark fylke 
 
Viser til oversendelse av dispensasjonssøknad, mottatt hos oss 23.2.2021, vedrørende 
overnevnte. I forbindelse med planlagt utbygging av industriområde ved hurtigrutekaia i 
Berlevåg, ønsker Berlevåg kommune å legge ny hovedvannledning ut til hurtigrutekaia for 
å sikre tilstrekkelig vannforsyning og tilstrekkelig mengde slokkevann til dette området. Frist 
for uttalelse i saken er satt til 23.3.2021. 
Kommunen vurderer at tiltaket ikke vil være i strid med arealformålet VN1. Dette gjelder 
imidlertid ikke i anleggsperioden. Tiltakshaver har i søknaden beskrevet hvordan man 
ønsker å ivareta naturmangfoldet i anleggsperioden, herunder også oppgang av laks. 
Krysningspunktet over Storelva er farbart med fartøy fra sjøen, og er således innenfor 
virkeområder for havne- og farvannsloven (HFL) og dermed søknadspliktig etter HFL, jf. 
HFL §§ 2 og 14. I dette sjøområdet er Berlevåg kommune rette forvaltningsmyndighet. 
Kystverket har ingen øvrige merknader til dispensasjonssøknaden. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Ruben Alseth 

avdelingsleder seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Berlevåg kommune - høringssvar - Søknad om dispensasjon etter pbl 

§19 vannledning som krysser Storelva  

Fiskeridirektoratet region Nord viser til ovennevnte. 

 

Tiltaksområdet omfatter ikke sjø.  

 

I saksbehandlingen skal prinsippene i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 8-12 legges til grunn. I henhold til loven 

skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, så langt det er rimelig, 

bygge på vitenskapelig kunnskap og det skal vurderes effekter av påvirkning på 

naturmiljøet og samlet belastning. 

 

Sør for tiltaksområdet er det registrert et bløtbunnsområde i strandsonen. Det bør tas 

hensyn til det marine livet i bløtbunnsområdet ved gjennomføring av arbeid med 

legging av vannledningen. Vi anbefaler å gjennomføre arbeidene sen høst høst eller 

tidlig vinter, fordi det er den perioden av året det marine livet i strandsonen ligger 

mest i ro. 

 

Etter vår vurdering vil ikke tiltaket være i strid med naturmangfoldloven, forutsatt at 

det stilles relevante vilkår for ivaretakelse av bløtbunnsområdet. 

 

 

Med hilsen 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

 

Audun Århus 

rådgiver 

 Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord     

Saksbehandler: Audun Århus 

Telefon: 91310717 

Vår referanse: 21/3150 

Deres referanse: 21/00148-2 

Dato: 17.03.2021 

 

 

Berlevåg kommune 

Att:   

Rådhusgata 2 

9980 BERLEVÅG 
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Vår referanse: 21/3150 

Side: 2/2 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

Mottakerliste: 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 
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E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.statsforvalteren.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  18.03.2021  2021/1975 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  23.2.2021  21/00148-2 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Berlevåg kommune 
Torget 4 
9980 BERLEVÅG 
 
 

  

 

Merknader til dispensasjon – vannledning som kryssere Storelva og 
fortsetter langs fylkesveg 890 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 23. februar i år, hvor vi inviteres til 
å gi uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan. 
 
Vi gjør oppmerksom på at tillatelse etter Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag etter Laks og 
innlandsfiskeloven må foreligge før tiltaket gjennomføres. Slik søknad sendes Statsforvalteren i 
Troms og Finnmark. Vi har vært i kontakt med Aquapartner om denne del av saken, og avventer 
søknad. 
 
Ut over dette har vi ingen merknader til at søknad om dispensasjon fra kommunedelplan innvilges. 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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  Plan, folkehelse og kulturminne 

 

 
   

 

Postadresse: 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Postboks 701, 9815 Vadsø 

Kontakt: 

E-post: postmottak@tffk.no 

Telefon: 77 75 50 00 

Nettside: 

tffk.no 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
   
   
   

Dato: 18.03.2021 

Dok.nr: 21/05024-5 

Deres ref: 21/00148-2  

Saksbehandler: Annbjørg Løvik 

     

 
 

Uttalelse til søknad om dispensasjon etter pbl § 19 - etablering av vannledning 
som krysser Storelva og fortsetter langs fylkesveg 890 - gnr 9 - Berlevåg 
kommune 

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 23.02.2021, med frist 23.03.2021. Seksjon 
for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre 
ulike fagområder. 
 
Planfaglig uttalelse:  
Gjeldende plan for området er «Kommunedelplan for Berlevåg industripark» med planID 2019001. Området som 
ønskes brukt har arealformål VN1 – Naturområde.  
 
Det opplyses i planbeskrivelsen til gjeldende plan for området, at økt aktivitet i området vil kunne gi økt grad av 
forstyrrelser særlig for arter knyttet til Storelva. Området har også verdi for naturtyper og vegetasjon. Anleggsarbeid 
i hekketiden langs Storelva bør unngås.  
 
I gjeldende planbestemmelser Kapittel 4, «Generelle bestemmelser» er det satt krav om detaljregulering. I nevnte 
bestemmelse heter det:  
 

«Detaljregulering skal avklare plassering og dimensjonering av infrastrukturanlegg som internvegsystemer, 
arm av Fv. 890 til hurtigrutekaia, kaianlegg, vannforsyning, avløp og kraftledninger». 
 

Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende plan, og må derfor behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 19, 
«Dispensasjon». Berlevåg kommune er planmyndighet og må vurdere konsekvensene for området i 
dispensasjonsbehandlingen.  
 
Troms- og Finnmark fylkeskommune ser at tiltaket er av stor samfunnsnytte og viktig for Berlevåg-samfunnet.   
 
Uttalelse vannforvaltning:   
Regionale vannforvaltningsplaner:  
Troms og Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk 
vannregion. Det er utarbeidet regionale vannforvaltningsplaner for vannregionene i perioden 2016-2021. 
Vannforvaltningsplanene skal legges til grunn for kommunal og statlige planlegging. Planene er tilgjengelig fra 
fylkeskommunen sine 
hjemmesider1. Fylkeskommunen kan fremme innsigelse dersom en plan eller et tiltak er i konflikt med godkjent 
regional vannforvaltningsplan.  
Vurdering etter vannforskriften: 
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Det omsøkte tiltaket ligger innenfor Tana vannområde i Storelva vannforekomst. Denne vannforekomsten er i god 
økologisk tilstand og god kjemisk tilstand2. Vannforskriften § 4 sier at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk 
tilstand. I tillegg skal vannforskriften § 12 vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep 
i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.  
 
I forkant av søknaden er det vurdert flere alternativ traseer for hvordan vannledningen skal krysse Storelva 
vannforekomst. Etter en samlet vurdering er det valgt å grave vannledningen ned i elvebunnen. Det er foreslått 
avbøtende tiltak for å begrense den negative påvirkningen på vannforekomsten og naturmangfoldet på stedet. 
Anleggsarbeidet beskrives som kortvarig og vil være gjennomført på en dag. Tiltaket vil ikke medføre permanente 
endringer i elvebunnen. Det vurderes at tiltaket vil ha minimale påvirkninger på forholdene som tas opp i 
konsekvensutredningen.  
 
Hensynet til vannforekomstens kantsone er ikke nevnt spesifikt. Kantsonen med kantvegetasjon er viktig for plante 
og dyreliv i og ved vassdrag. En intakt kantsone kan også bidra til å redusere forurensning når sedimenter og 
næringssalter filtreres og tas opp i kantvegetasjonen. Det bør beskrives hvordan kantsonen skal ivaretas og eventuelt 
tilbakeføres dersom tiltaket medfører fjerning eller inngrep i den naturlige kantsonen.  
 
Forutsatt at avbøtende tiltak gjennomføres og at arbeidet går som planlagt, vil ikke tiltaket medføre 
langtidspåvirkninger eller forringe vannforekomstens miljøtilstand og vedtatte miljømål. Fysiske tiltak i vassdrag kan 
være søknadspliktig etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og vannressursloven. Andre vurderinger og eventuelt 
ytterlige krav må innhentes av Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Norges vassdrags- og energidirektorat 
 
Uttalelse samferdsel:  
Omsøkt tiltak søkes lagt langs fv. 890 og samferdsel har ingen vesentlige merknader til søknaden om ny vannledning, 
men det forventes følgende videre saksgang:  
 
Før arbeidet igangsettes må det foreligge tillatelse for tiltak langs fylkesvegnettet fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune  
 

• Søknad om graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg over, under eller langs 
offentlig veg. Søknaden skal sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.  
 

• Søknad om arbeidsvarsling skal sendes til Statens vegvesen. Vegvesenet er skiltmyndighet på 
arbeidsvarsling både for riks- og fylkesveger. Det er entreprenør som skal sende inn søknad om 
arbeidsvarsling.  

 
Søknadsskjemaer fins her:  
https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/soknader-og-skjemaer/  
 
Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det skal hentes 
inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, Finnmark. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Charles Petterson 
ass. avd.leder plan, folkehelse og kulturarv 

Annbjørg Løvik 
Seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Mottakere: 
BERLEVÅG KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
  
1 https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/gjeldende-planer-og-strategier/  
2 https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/235-20-R 2  
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

BERLEVÅG KOMMUNE 

Torget 4 

9980 BERLEVÅG 

 

   

Vår dato: 25.03.2021         

Vår ref.: 202104618-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 23.02.2021 Anita Andreassen 

Deres ref.: 21/00148-2 

   

22959612/anan@nve.no 

1 

NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for 

Berlevåg industripark - Etablering av vannledning som krysser Storelva 

- Berlevåg kommune 

Vi viser til høringsbrev datert 23.02.2023. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner og enkeltsaker etter plan og bygningsloven. 

Bakgrunn 

Det søkes om dispensasjon fra arealformålet VN1 – Naturområde i kommunedelplan for Berlevåg 

industripark i forbindelse med legging av ny hovedvannforsyning til Revnes/hurtigrutekaia. Omsøkte 

ledningstrase krysser Storelva like sør for Storelvbrua. 

Aquapartner AS er ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker for tiltaket. I brev datert 22.02.2021 

beskrives at det skal anlegges ledningsgrøft på elvebunnen og senke ledningene ned i denne. Det er 

foretatt konsekvensvurderinger hvor blant annet forholdet til fisk, fugl og grunnforhold er vurdert. 

NVEs vurdering 

NVE skal vurdere tiltaket opp mot § 8 i vassressursloven; Ingen må iverksette vassdragstiltak som kan 

være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det 

skjer i medhold av reglene i § 12 eller § 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. 

 Ved graving i elvebunnen er det viktig at ledningene blir lagt dypt nok ned for å unngå 

erosjonsskader både oppstrøms og nedstrøms tiltaket, og at stedegne masser blir tilbakeført.  

 Det er viktig at tiltaket ikke påvirker kapasiteten til elva. Etter endt arbeid skal elvebunnen være 

tilnærmet lik, og elvas bredde lik som før inngrepet, for å unngå å skape nye turbulenser og 

erosjon. Elvekant skal og tilbakeføres til opprinnelig stand.  
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 Dersom tiltaket berører eksisterende plastring, må det tas hensyn til dette. 

 Vi anbefaler innmåling av kryssingspunkt før og etter arbeid.  

Dersom overfornevnte ivaretas vurderer NVE omsøkte tiltak til ikke å kreve ytterligere behandling 

etter bestemmelsene i vannressursloven.  

 

 

Utsnitt fra NVE Atlas som viser at omsøkte tiltak (blå sirkler). 

I høringsbrevet er det beskrevet at det i utgangspunktet var ønskelig å krysse Storelva ved å legge 

ledningene i Storelvbrua. Dette viste seg imidlertid å være vanskelig da brua er i svært dårlig forfatning, 

og at det er usikkerhet knyttet til den ekstra belastningen dette ville medføre. NVE mener dette helt klart 

hadde vært den beste løsningen med tanke på vassdragsmiljøet, men har forståelse for at det må tas 

hensyn til sikkerheten for selve brukonstruksjonen og at denne løsningen derfor ikke ble valgt. 

Generell informasjon vannressursloven 

Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven kapittel 2, 

og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 som 

pålegger at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe 

for allmenne og private interesser. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres eller det viser seg at allmenne interesser kan bli berørt 

av tiltaket, kan dette utløse konsesjonsplikt jf. vannressursloven § 8. Planen må i så tilfelle sendes NVE 

for vurdering. Ved utførte tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven vil NVE med hjemmel 

i vannressursloven § 59 vurdere pålegg om retting. Vi minner om at tiltaket og må avklares i forhold til 

andre relevante lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven og lakse- og innlandsfiskloven.  
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Oppsummering 

Dersom overfornevnte ivaretas vurderer NVE omsøkte tiltak til ikke å kreve ytterligere behandling etter 

bestemmelsene i vannressursloven.  

Vi har ikke ytterligere merknader til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Berlevåg 

industripark for etablering av vannledning som krysser Storelva - Berlevåg kommune. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

seksjonssjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   
 

Kopi til: 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 
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	 	 	 	 	 	 	 Berlevåg,	19.03.21	
	
	
Innspill om regulering i Storelva – legging av vann/ gråvannledning. 
 
BJFF (Berlevåg Jeger og fiskerforening)  viser til aktuell reguleringsplan for legging av 
vannledning/ gråvann som skal krysse Storelva ved nedre bro og i ”Storelvdammen”. 
Aktuelt forslag fra utbygger er ikke akseptabelt for BJFF. 
 
Det er blitt foretatt flere møter, forslag og befaringer denne vinteren. Det er så fremkommet 
et foreløpig endelig forslag fra kommunen, entreprenør og konsulent som er helt 
uakseptabelt for BJFF. Forslaget kan gi svært negative følger for anadrom laksefisk i 
vassdraget, forstyrre oppgangen og direkte ramme sjørøya som er en fredet og svært sårbar 
bestand i Storelva. 
 
BJFF har forpaktning og forvaltningsansvar for Storelva, men har også forståelse for 
nødvendigheten av å gjøre nevnte regulering. BJFF har derfor foreslått legging av nevnte 
vannledning i sjøen og tvers over Revnesbukta – eller på sjøsiden av broa, begge forslag 
ville vært uten skadevirkninger for vassdraget, og blitt betydelig billigere for utbygger. Etter 
flere møter har man forstått at nevnte alternativ ikke er akseptable, utbygger og konsulenter 
fremhever nødvendigheten av krysning direkte i vassdraget og i dammen (bildet under). 
 

 

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening 

9980 Berlevåg.  

(90 89 19 50 (vakthytta) 

Bankkonto 4950.25.03471 Org.nr. 975 769 968 
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Elvemunning	og	delta	i	Storelva	ved	flo	sjø.	Munningsområdet	er	også	tilvenningsområde	for	både	laks	og	
sjørøye	før	oppgang.		

BJFF har derfor vært imøtekommende og gitt innspill på vårt forslag som trolig vil ha 
betydelig mindre skadevirkninger i vassdraget. Vi vil her igjen påpeke at anleggsvirksomhet 
og grøftelegging er svært risikabelt i et såpass viktig område av vassdraget. 
Munningsområdet her med veksling av fersk- og sjøvann/ flo og fjære, er et område man vet 
er viktig for både laks og sjørøye, både på oppgang før gyting, senere etter gyting og tilslutt 
matsøk for sjørøya på våren og forsommeren.  
 
Berlevåg kommune la på – 50 og -60 tallet vannledning fra vannverket i Løkvikdalen med en 
krysning av elva som medførte at nedre del med Storelvdammen ble betydelig grunnere – og 
trolig ødela vinteroppholdsplassen for sjørøya. Dette var nok en betydelig og medvirkende 
årsak til en senere kollaps i sjørøyebestanden i vassdraget. I dag har Storelva heldigvis fått 
en ny vekst i sjørøyebestanden, og til tillegg fått en betydelig laksebestand. Det vil altså være 
svært uklokt å gjøre en ny regulering som kan medføre så store og totale skadevirkninger. 
Bildet under viser det endelige forslag fra utbygger: 
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Forslag	fra	Berlevåg	kommune/	utbygger	 

Utbygger, entreprenør og konsulent vil altså legge den aktuelle vannledning som vist på 
bildet, nær Storelvbroa. Vår kunnskap om området tilsier at grøfting da vil krysse området 
hvor vi vet laks og sjørøye står ved flo sjø. Like ved på nordsiden er det åpent fjell i 
elvebunnen og ståplass for fisk også på fjæra sjø. Sannsynligheten er derfor svært stor at 
den tenkte trase vil treffe fjell i bunnen og medføre sprenging. BJFF har derfor foreslått å 
legge krysningen lengre opp i dammen og i de store elve- og morenemasser som ligger her. 
Man vil sannsynligvis unngå sprenging i fjell her. 
 

	
Rød	pil	-	BJFF	forslag.	Blå	pil	viser	oppgang	av	anadrom	fisk	utenfor	flomperioden	i	juli	og	august.	

 
Som BJFF allerede har påpekt er grøfteanlegg i et såpass viktig brakkvannsområde, delta  
og elvemunning et lite heldig naturinngrep, som kan få svært negative følger for fuglelivet her 
og ikke minst for fiskebestandene i Storelv vassdraget.  
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Det forslag som i dag foreligger fra utbygger kan ikke aksepteres av BJFF som ansvarlig 
forpakter av Storelva. Om man velger å følge vårt forslag, noe lengre sør og opp i 
Storelvdammen må vi også da påpeke at i følgende deler av sesongen må det ikke foretas 
noe anleggsvirksomhet eller inngrep: 
 

• Mai – juni: Utgang sjørøye etter vinteropphold eller ungfisk på matsøk i kystområdet 
• Juni – juli – august: oppgang av laks og sjørøye. 
• August – september: Utgang sjørøye etter gyting 
• Oktober – november : Utgang laks eller gyting 

 
BJFF vil også påpeke at der eventuelt grøft krysser elveløp skal alt av løsmasser legges 
tilbake til tilnærmet samme stand. Lavvann og deltaområdet skal også planeres og settes i 
stand som tidligere. Det skal gjøres færrest mulig kjørespor utenfor selve anleggsområdet. 
BJFF skal varsles i god tid før anleggsstart og gis mulighet til etterkontroll. 
 
 
 
     Med hilsen 

 Berlevåg Jeger- og Fiskerforening 
v/Ann G Søreng 
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